Maria Cecilia Mattesco Caixeta

De: Alais Nascimento <alais@garinpartners.com>

Enviado em: terca-feira, 30 de julho de 2024 16:36

Para: CX - CPL VALEC; Natalia Komoto

Cc: Rodrigo Paiva; alessandra.furtado; Julio Favarin

Assunto: RES: Lote 6 - Edital RLE 008/2024 - Documentos de Habilitacao

Anexos: Orcamento LOTE6_REV3.xIsx; Proposta Comercial Lote 6 - Garin e Graf.pdf

Prezados, boa tarde,

Conforme solicitado encaminhamos a proposta comercial com o valor ajustado para R$ 8.4000.000, conforme negociagao.
A documentagao encontra-se disponivel também no drive disponibilizado pelo consércio.

Ademais, em seguida subiremos na plataforma do BB.

Poderiam, por favor, confirmar o recebimento ?

Estamos a disposicéao,

- 7 ALAIS NASCIMENTO
® . ‘v s & alais@garinpartners.com
+55 11 3010-3241 | +55 61 9316-8702
G A R I N Rua Hungria, 664 — 12° Andar — Jardim Europa

CEP: 01455-000 — Sao Paulo - Brasil

De: CX - CPL VALEC <cpl@infrasa.gov.br>

Enviada em: terga-feira, 30 de julho de 2024 15:30

Para: CX - CPL VALEC <cpl@infrasa.gov.br>; Natalia Komoto <natalia.komoto@grafconsulting.com.br>

Cc: Rodrigo Paiva <rodrigo.paiva@grafconsulting.com.br>; alessandra.furtado <alessandra.furtado@grafconsulting.com.br>; Julio Favarin <julio@garinpartners.com>; Alais
Nascimento <alais@garinpartners.com>

Assunto: RES: Lote 6 - Edital RLE 008/2024 - Documentos de Habilitacdo

Senhor Licitante,

Reiteramos a necessidade da realizagao da analise de apresentacao de desconto pela empresa, que podera ser encaminhada por e-mail e informada no site do
licitagbes-e por meio de Oficio até as 18h desta data. A documentacéo recebida sera analisada. Informo que foi recebida proposta no valor registrado de R$
8.633.710,46 e propomos o valor de R$ 8.400.000,00, concedendo a diferenca do valor da primeira colocada.

Atenciosamente,

INFRASA Comissao de Licitacéo
“" SULIC/DIRAF/INFRA S.A.
cpl@infrasa.gov.br

www.infrasa.gov.br
Por favor, evite imprimir este e-mail a menos que seja absolutamente necessario. Os e-mails que ndo sdo impressos ajudam o meio ambiente.

De: CX - CPL VALEC <cpl@infrasa.gov.br>

Enviada em: terca-feira, 30 de julho de 2024 15:05

Para: Natalia Komoto <natalia.komoto@grafconsulting.com.br>; CX - CPL VALEC <cpl@infrasa.gov.br>

Cc: Rodrigo Paiva <rodrigo.paiva@grafconsulting.com.br>; Alessandra Furtado <alessandra.furtado@grafconsulting.com.br>; Julio Favarin <julio@garinpartners.com>; Alais
Nascimento <alais@garinpartners.com>

Assunto: RES: Lote 6 - Edital RLE 008/2024 - Documentos de Habilitacdo

Senbhor licitante,

Informa-se que foi recebida a documentacgao.

Todavia, reitera-se o pedido de desconto no valor proposto ao patamar para 12 colocada no valor total de R$ 8.400.000,00.
Tal solicitacdo nao foi apreciada pela licitante em quaisquer dos documentos enviados pelo link.

Gentileza avaliar e responder.

Desde ja agradecemos.

Atenciosamente,

INFRASA Comissao de Licitacao
""" SULIC / DIRAF / INFRA S.A.
cpl@infrasa.gov.br

www.infrasa.gov.br
Por favor, evite imprimir este e-mail a menos que seja absolutamente necessario. Os e-mails que nao sdo impressos ajudam o meio ambiente.




De: Natalia Komoto <natalia.komoto@grafconsulting.com.br>

Enviada em: terca-feira, 30 de julho de 2024 14:49

Para: CX - CPL VALEC <cpl@infrasa.gov.br>

Cc: Rodrigo Paiva <rodrigo.paiva@grafconsulting.com.br>; Alessandra Furtado <alessandra.furtado@grafconsulting.com.br>; Julio Favarin <julio@garinpartners.com>; Alais
Nascimento <alais@garinpartners.com>

Assunto: Lote 6 - Edital RLE 008/2024 - Documentos de Habilitagdo

A INFRA,

A GRAF CONSULTORIA EM ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob 0 n© 46.921.999/0001-02; e GARIN INFRAESTRUTURA ASSESSORIA E
PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 32.857.795/0001-45, apresentam, conforme Edital RLE n® 08/2024, o link para acesso ao drive
contendo a documentacéao de qualificagao e habilitagcdo do consércio para o Lote Grupo/Lote 6.

Link para acesso a documentacao: https://drive.google.com/drive/folders/17AMcGXSWsbBJVIRhVTWIf2Lq7wBjRgfcX?usp=drive_link
Em anexo encontra-se o oficio que também sera inserido no sistema do licitagbes-e no Portal do Banco do Brasil.

Estamos a disposicao para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fagam necessarios.
Atenciosamente,

CX - CPL VALEC

INFRA S.A.
www.infrasa.gov.br

Por favor, evite imprimir este e-mail a menos que seja absolutamente necessario. Os e-mails que ndo sdo impressos ajudam o meio ambiente.

CX - CPL VALEC

INFRA S.A.
www.infrasa.gov.br

Por favor, evite imprimir este e-mail a menos que seja absolutamente necessario. Os e-mails que ndo sdo impressos ajudam o meio ambiente.



